
B 2863

A.L. 187 ta’ l-2008

ATT DWAR L-ENEMALTA
(KAP. 272)

Regolamenti ta’ l-2008 li jemendaw ir-Regolamenti
fuq il-Provvista ta’ l- Elettriku

BIS-SA{{A tas-setg[at mog[tija bl-artikoli 20 u 39 ta’ l-Att dwar
l-Enemalta, l-Enemalta, bl-approvazzjoni tal-Ministru ghall-
Infrastruttura, Trasport u Komunikazzjoni u bl-approvazzjoni ta’ l-
Awtorità ta’ Malta dwar ir-Ri]orsi, g[amlet ir-regolamenti li ;ejjin> -

1. (1) It-titolu ta’ dawn ir-regolamenti hu Regolament ta’ l-
2008 li jemendaw ir-Regolamenti fuq il-Provvista ta’ l-Elettriku u
g[andhom jinqraw u jiftiehmu [a;a wa[da mar-Regolamenti tal-1939
fuq il-Provvista ta’ l-Elettriku, hawnhekk i]jed ’il quddiem imsej[a
“ir-regolamenti prinçipali”.

(2) Dawn ir-regolamenti ghandhom jitqiesu li dahlu fis-sehh
fl-1 ta’ Lulju, 2008.

2. Fil-partita (vi) ta’ l-Ewwel Skeda li tinsab mar-regolamenti
prinçipali minflok il-kliem “50%” g[andhom jid[lu l-kliem “95%”.

3. Fil-partita (3) tat-Tieni Skeda li tinsab mar-regolamenti
prinçipali minflok il-kliem “50%” g[andhom jid[lu l-kliem “95%”.

4. Fil-partita 5 tat-Tielet Skeda li tinsab mar-regolamenti
prinçipali minflok il-kliem “50%” g[andhom jid[lu l-kliem “95%”.

Titolu u bidu
fis-se[[.

G.N. 223 ta’ l-1940.

Jemenda l-Ewwel
Skeda li tinsab mar-
regolamenti
prinçipali.

Jemenda t-Tieni
Skeda li tinsab mar-
regolamenti
prinçipali.

Jemenda t-Tielet
Skeda li tinsab mar-
regolamenti
prinçipali.

Suppliment tal-Gazzetta tal-Gvern ta’ Malta, Nru. 18,291, 5 ta’ Awissu, 2008
Taqsima  B

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––



B 2864

L.N. 187  of  2008

ENEMALTA ACT
(CAP. 272)

Electricity Supply (Amendment)  Regulations, 2008

IN exercise of the powers conferred by articles 20 and 39 of the
Enemalta Act, Enemalta, with the approval of the Minister for
Infrastructure, Transport and Communications, and with the approval
of the Malta Resources Authority> -

1. (1) The title of these regulations is the Electricity Supply
(Amendment) Regulations, 2008 and they shall be read and construed
as one with the Electricity Supply Regulations, 1939 hereinafter referred
to as “the principal regulations”.

(2) These regulations shall be deemed to have come into
effect on the 1st July, 2008.

2. In item (vi) of the First Schedule to the principal regulations
for the words “50%”, there shall be substituted the words “95%”.

3. In Item (3) of the Second Schedule to the principal regulations
for the words “50%”, there shall be substituted the words “95%”.

4. In Item 5 of the Third Schedule to the principal regulations for
the words “50%”, there shall be substituted the words “95%”.

Citation and
commencement.

G.N. 223 of 1940.

Amends the
Second Schedule to
the principle
regulations.

Amends the Third
Schedule to the
principal
regulations.

Amends the First
Schedule to the
principal
regulations.

_______________________________________________________________________________________________________________________
Ippubblikat mid-Dipartiment ta’ l-Informazzjoni (doi.gov.mt) — Valletta — Published by the Department of Information (doi.gov.mt) — Valletta

Mitbug[ fl-Istamperija tal-Gvern — Printed at the Government Printing Press
Prezz#Price

€0.09


